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Bilfinger HSG Culinaress GmbH
Maria-Merian-Strafte 10 - 85521 Ottobrunn - Deutschland

-
Allianz fur Fortschritt und Aufbruch (ALFA)
Mierendorffstrale 10

10589 Berlin | iLFI NGER

Detitsahland H(-' ’R ri "]Lf meann '?) H Facility Services

06. { £/ 2 4“3_; & /{ 6-—(; BiI:Finger HSG Culinaress GmbH

Maria-Merian-Strake 10
85521 Ottobrunn

Deutschland

Bovis. Brinkmanng bil fingcer Com

Tel: 034(4usu 32 73 6%

Zahlungserinnerung Nr.: M648000100
Ihre Kundennummer: 1165536
Bei Zahlung und Korrespondenz immer Rechnungs- und Kundennummer angeben

Datum 21. April 2016
“7 Seite 1
Rechn.- Beleg- Félligkeit Ursprungs-
Nummer Beschreibung datum Datum betrag Restbetrag
1648000571 Allianz fir Fortschritt und Aufbruch (ALFA) 17.02.2016 27.02.2016 1.521,42 1.521,42
Total EUR 1.521,42
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zahlungserinnerungen sind &rgerlich und lastig fur beide Seiten. Verstehen Sie deshalb
unser Schreiben als netten Hinweis.
Leider haben Sie die oben genannte/n Rechnung/en bislang noch nicht gezahlt. Wir bitten
daher um zeitnahe Uberweisung auf das lhnen bekannte Konto.
Solite sich jedoch lhre Zahlung mit unserem Erinnerungsschreiben tiberschnitten haben, so
betrachten Sie dieses bitte als gegenstandslos.
Fur Ruckfragen stehen wir lhnen unter der Rufnummer 02 08 - 65 90 242 oder per Mail
(Judith Keil@bilfinger.com) gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen Griiken
Team Forderungsmanagement
- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift giltig - _
Facility Services Geschaftsfiihrung Zentrale und Bankverbindung
Bilfinger HSG Culinaress GmbH Martin Burger Sitz der Gesellschaft Deutsche Bank Mannheim
Maria-Merian-Strate 10 Dr. Stephan Thewalt Ottobrunn BLZ 670 700 10
85521 Ottobrunn Amtsgericht MOnchen Konto 233 197 00
Telefon HRB HRB 184102 IBAN DE90 6707 0010 0023 3197 00
Fax USt-ldNr. DE 263 390 108 SWIFT-/BIC-Code DEUTDESMXXX

www_hs bilfinger com StNr. 38/182/00076
Finanzamt Mannheim



Bilfinger HSG Culinaress GmbH Lindnerstrasse 96 46149 Oberhausen

Rechnung

Rechnungs-Nr. 1648000571
Seite 1
Allianz fir Fortschritt und Aufbruch Rechnungsdatum 17. Februar 2016
Herr Jirgen Joost Leistungszeitraum 15.2.16 - 15.2.16
MierendorffstraBe 10 Erstellungsdatum 17. Februar 2016
10589 Berlin Sachbearbeiter Frau Meyer
Deutschland Telefon 0208 / 65 90 - 245
Telefax 0208 / 65 90 220
E-Mail susanne.meyer@bilfinger.com
Kunden-Nr. 1165536
Kunden-UST-ID
Kostentragercode
Auftragsnummer 1165536-0001
Lt. Anlage fir die Pressekonferenz
BPK Berlin am 15. Februar 2016
RA Beschreibung Menge ME Einzelpreis Rab.% Gesamtpreis
EUR EUR
50088  Réaumlichkeiten, Bewirtung & Technik 1 1.278,50 1.278,50
Total 1.278,50
19% MwSt, 242,92
Bruttobetrag EUR 1.521,42
Zahlungsbedingung 10 Tage ohne Abzug
zahlbar bis 27.02.2016
Hauptsitz: haftsfiihrung: Bankverbindung:

Deutsche Bank Mannheim
Kto-Nr.: 233 197 00
670 700 10

Bilfinger HSG Culinaress GmbH Martin Burger
Maria-Merian-StraBe 10 Dr. Stephan Thewalt
85521 Ottobrunn BLZ:



Lesen- http://webmail loft2158 serverloft.de/Mondo/lang/sys/Forms/MAL...

' Drucken SchlieBen

VYon: a.becker@alfa-hauptstadt.de Datum:  Fri, 29 Apr 2016 15:46:50 +0200
An: juergen.joost@alfa-bund.de

Betreff: FW: Rechnung Fa. Bilfinger an Landesverband Berlin (auf lhren Namen)

Anhénge: =?UTF-8?Q7?Rg._Ju=CC=88rgen_Joost__ALFA_Bund.pdf?=

... Sorry hier mit Anhang.

Mit freundlichen GriiBen

Annett Becker

Allianz fir Fortschritt und Aufbruch

ALFA

Schatzmeisterin Landesverband Berlin

----- Original Message -----

From: a.becker@alfa-hauptstadt.de [mailto:a.becker@alfa-hauptstadt.de]
To: juergen_joost@alfa-bund.de

Cc: christian.schmidt@alfa-bund.de

Sent: Fri, 29 Apr 2016 15:45:49 +0200

Subject:

Sehr geehrter Herr Joost,

ich bin seit 16.04.2016 die neue Buchhalterin - auch Schatzmeister genannt :-))) - im 0.g. Landesverband.

Die beiliegende Rechnung habe ich bereits gestern 0. vorgestern an Herrn Seeghitz weiter geleitet da wir hierfiir eine
Mahnung per 21.04.2016 erhalten haben.

Da Herr Seeghitz bis heute mir keinerlei Riickinformation gegeben hat, dass er diese Rechnung bzw. auch die Mahnung
an Sie weitergeleitet hat, tuh ich dies hiermit - zu unserer Entlastung - nochmals.

Bitte verwenden Sie ab sofort bei Bestellungen Gber die Adresse in Berlin den ZUSATZ "Bundesgeschiiftsstelle", damit
hier meinerseit die Sucharien minimiert werden kénnen.

Dann kann ich anhand dieses Zusatzes sofort erkennen, dass der Landesverband hier keine Verpflichtungen hat und muss
nicht erst die KOPIEN anfordern um zu sehen, dass wir es gar nicht sind.

Hilfreich wére natiirlich auch, wenn ich eine entsprechende Info erhalten wiirde, sofern Sie etwas iiber Berlin bestellen.
Sollten Rickfragen auftauchen, erreichen Sie mich unter 0174/ 846 74 72.

Vielen Dank fur Ihr Verstandnis.

Mit freundlichen GriBen

Annett Becker

Allianz fur Fortschritt und Aufbruch
ALFA

Schatzmeisterin Landesverband Berlin

von | 29.04.16 15:47



Lesen- http://webmail loft2158.serverloft.de/Mondo/lang/sys/Forms/MAL..

Von: a.becker@alfa-hauptstadt.de Datum: Thu, 28 Apr 2016 13:36:52 +0200
An: jochen.seeghitz@alfa-bund.de

Cc: christian.schmidt@alfa-bund.de

Betreff:  Weiterleitung Rechnung des Bundes (Mahnung in Berlin v. 21.04.2016) "ng Rl * N (j el

Anhdnge: 1648000571.pdf

Sehr geehrter Herr Seeghitz,

in der Anlage libersende ich Ihnen eine angeforderte Rechnung des o.g. Unternehmens wofiir wir eine Mahnung erhalten
haben.

ich gehe davon aus, dass dies die Kosten des Bundes sind, da etwas mit Presse vermerkt ist.

Da ich weder Herrn Joost noch Herrn Kessler im "Parteimanager” finde - was mich etwas irritiert - sende ich lhnen in
der Anlage diese Rechnung - zu unserer Entlastung - zu.

Solite ich mich beziglich der Zusténdigkeit irren, bitte ich um entsprechende Riickinformation.

Sofern es Ihnen mdéglich ist, bitten wir in Zukunft doch darauf zu achten, dass in den Rechnungsanschriften - sofern etwas
Uber Berlin bestelit oder abgerechnet wird - darauf zu achten, dass der Zusatz "Bundesgeschiftsstelle" mit vermerkt
wird.

Das wiirden diese Sucharien - wer ist woflr zustindig - etwas minimieren.

Vielen Dank fur thre Unterstitzung.

Mit freundlichen GriiBen

Annett Becker

Allianz fur Fortschritt und Aufbruch

ALFA

Schatzmeisterin Landesverband Berlin

----- Original Message -----

From: Keil, Judith (Bilfinger Ahr Healthcare and Services GmbH) [mailto:judith.keil@bilfinger.com]
To: a.becker@alfa-hauptstadt.de a.becker@alfa-hauptstadt.de

Sent: Thu, 28 Apr 2016 09:15:14 +0000
Subject:

Hallo Frau Becker,

beigefiigt erhalten Sie die von IThnen gewiinschte Rechnungskopie.

Mit freundlichen Griften

i. A. Judith Keil

Sachbearbeitung kaufm. Kundenbetreuung

I von3 28.04.16 13:37



esen- http://webmail loft2158 serverloft.de/Mondo/lang/sys/Forms/MAL...

Facility Services

Bilfinger Ahr Healthcare
and Services GmbH
Lindnerstral3e 96

46149 Oberhausen

Deutschland

Telefon: +49 208 65 90 242

Fax: +49 208 65 43 14

Judith.Keil@bilfinger.com

www.hs.bilfinger.com

P Sparen Sie pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz:

Drucken Sie daher bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist

Von: Brinkmann, Boris (Bilfinger HSG Facility Management GmbH)

Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 10:01

An: Keil, Judith (Bilfinger Ahr Healthcare and Services GmbH)

Betreff: WG: Fr.Becker (Telefonat vom heutigen Tage) ALFA Landesverband Berlin

Hallo Frau Keil,

hier wie eben telefonisch besprochen die Mail wegen der Zahlungserinnerung. Bitte dem Kunden
eine Rechnungskopie zukommen lassen.

Vielen Dank

Mit freundlichen Griften

i. A. Boris Brinkmann

2von3 28.04.16 13:37
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Kreditoren Accounting Navision

Facility Services

Bilfinger HSG Facility Management GmbH
An der Gehespitz 50

63263 Neu-lsenburg

Telefon: +49 6102 45-5150

Boris.Brinkmann@bilfinger.com

www.bilfinger.com

Von: a.becker@alfa-hauptstadt.de [mailto:a.becker@alfa-hauptstadt.de]

Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 09:49

An: Brinkmann, Boris (Bilfinger HSG Facility Management GmbH)

Cc: christian.schmidt@alfa-bund.de; s.dudzus@alfa-hauptstadt.de; martin.krisp@freenet.de
Betreff: Fr.Becker (Telefonat vom heutigen Tage) ALFA Landesverband Berlin

Sehr geehrter Herr Brinkmann,

wie soeben telefonisch vereinbart tibersende ich in der Anlage die uns vorliegende Zahlungserinnerung mit der Bitte um
Kldrung dahingehend, dass Sie uns bitte eine Kopie der Rechnung zukommen lassen, da diese hier nicht vorliegt.

Gern kann dies direkt per Email erfolgen.

Vielen Dank fiir Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Griien

Annett Becker

Allianz fur Fortschritt und Aufbruch
ALFA

Schatzmeisterin Landesverband Berlin

3von3 28.04.16 13:37
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!!.215.!; OT Héfchen * Moritzfelder Str. 1A * 09648 Kriebstein am Kri eb Ste ins e e

Allianz fir Fortschritt und Aufbruch Email: info@hotel-kriebsteinsee.de

Herr Seeghitz Web: www.hotel-kriebsteinsee.de
Mierendorf Str. 10

10589 Berlin

Rechnungs-Nr. 2215022193 Kriebstein,16.12.2015
Zimmer 9000

Anreise 16.12.2015

Abreise 16.12.2015

Hotel Am Kriebsteinsee ug, Kriebstein/Hofchen

Datum Beschreibung Zusatztext Anzahl Preis Total
16.12.2015 Restaurant OWG2 AFG Tagungsgetranke 12.12.15 1 105,00 105,00€
16.12.2015 Debitor : -105,00€
Nettobetrag 88,24€

19% MwSt von 105,00 16,76€

Rechnungsbetrag 105,00€

Debitorsaldo 105,00€

Wir bitten um sofortigen Ausgleich des Rechnungsbetrages auf unser 0.g. Konto,

Wir bedanken uns fiir lhren Besuch und wiirden uns freuen, Sie bald wieder bei uns
begriifen zu diirfen.

Erholung + Seminare + Feiern + Qutdoorevents + Erlebnisgastronomie

Adresse Telefon Bankverbindung Geschéftsfiihrer Jens Meister
Hotel am Kriebsteinsee ug 03 43 27/98 98 IBAN

(haftungsbeschrénkt) DE48 8709 6124 0197 0443 14  Amtsgericht Chemnitz
Moritzfelder Str. 1a Fax BIC HRB 28456

09648 Kriebstein 03 43 27/ 98 544 GENOCDEF 1MIW Steuernummer

Volksbank Mittweida 222/110/01155



Walter Strack
Heidstlicken 14A
22179 Hamburg

Allianz fur Fortschritt und Aufbruch (ALFA)
Mierendorffstralle 10
10589 Berlin

21.12.20156
Grundungsparteitag LV Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Uberweisung der Vorauszahlung der Tagungsmiete fur den
Grundungsparteitag.

Mit freundlichen Grulken

Walter Strack

D Jbad



HOTEL PANORAMA
HAMBURG-BILLSTEDT
* Kk kKX
Horel Panorama - Billstedter Haupestr. 44-48 - 22111 Hamburg

Tel. 040-73359-0
Fax 040-733 59 - 950

www.Panorama-Hotels-Hamburg.de

Allianz fiir Fortschrirt und Aufbruch (A\Lf‘;\) Billstedt@Panorama-Horels-Hamburg.de
Herrn Walter Strack

Heidstiicken 14 a

22179 Hamburg

[Hamburg, 16.12.2015

Vorausrechnung VRG 16122015/1

Sehr gechrter Herr Strack,

fiir Thre Versammlung am 16.01.2016 in unserem Hause, erlauben wir uns, Thoen folgendes in
Rechnung zu stellen:

30 Pauschalen a € 21,00 € 630,00
Gesamtbetrag € 630,00
50% Anzahlung der Rechnungssumme € 315,00

Diese Rechnung enthilt folpende MwSt.-Betrige:

MWST Brutto Netto MWST
Tax 19 % € 315,00 € 26471 € 50,29

Bitte iiberweisen Sie 50% des Gesamtbetrag (€ 315,00) bis zum 07.01.2016, auf unser
Konto 1268 134 655 bei der Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50,
IBAN: DE 98 200 505 501 268 134 655, BIC: HASPDEHH.

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Griflen
HOTEL PANORAMA BILLSTEDT

k\b QL;LLL/LQ_UL@ LA

Ute Vennemann
Bankettreservierung

Kommanditgesellschaft Apart Hotel Panorama P.h.G.: Apart Hotel Panorama - Hotel und Boardinghaus Betriebs- Bankverbindung; USt-1D: DE 188 135 306
Hotel und Boardinghaus Betrichsgesellschaft mbH & Co. gesellschaft mbH - Sitz und Registergericht Hamburg - HRB 16596 Hamburger Sparkasse IBAN: DE 98 200505501 268 134 655
Sitz und Registergericht Hamburg - HRA 73 250 Geschiiftsfiihrer: Klaus C. Rohde - Steuernummer: 46/636/00015 1268 134 655 - BLZ 200 50550 BIC: HASPDEHH



HW Hotel
Inh. Lulu Shan

Am Niederfeld 21
DE 12621 Berlin

ALFA Berlin

MierendorfstraBe 10
10589 Berlin
Deutschland

RECHNUNG 4077 Datum 15.09.2016

Telefon: 03047511830

Telefax: 03047511898

E-Mail; hotel@hw-hotel.de
Internet: http://www.hw-hotel.de

Bank: Berliner Volksbank
Konto: 2207815007
BLZ: 10090000
IBAN: DE75 100900002207815007
BIC: BEVODEBB
Steuernummer: 33/532/60953

Umsatzsteuer 1D: DE266607659

Seite 1 voin 1 Bearneiter L.S

Artikel Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis l
Anreise 15.09.2016 Abreise 16.09.2016 Zimmer 101

Raummiete 1 297,50 € 29750 €

Rechnungsbetrag 297,50 € \

MwSt. Total 47,50 € aus 297,50 € = Netto 250,00 €
Gastronomie 19% aus 297,50 € = 47,50 €

Debitor 297,50 €
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HW HO tel Haus am Niederfeld

VERANSTALTUNGSANGEBOT / -VEREINBARUNG

Sehr geehrte Frau Scheel,
vielen Dank f r lhre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unserem
Hause. Unser Angebot f r lhre geplante Veranstaltung lautet wie folgt:

Veranstaltungsort : HW Hotel- Haus am Niederfeld
Am Niederfeld 21
12621 Berlin

Veranstalter /
Rechnungsanschrift :  ALFA Berlin
Mierendorfstralle 10

10589 Berlin
Zustandige : Frau Antje Scheel
Anlass : Buchvorstellung / Infoveranstaltung
Termin : 15.09.2016
Uhrzeit : ab 18.00 Uhr bis ......cccuveenn. Uhr
Teilnehmer : max. 100 Personen
Raum : Mahisdorf, 2. OG

Gaste Wcs befinden sich ebenfalls im 2. OG
- Flur im 2. OG darf fur die Veranstaltung kostenfrei
mitgenutzt werden

Leistungen : Bestuhlung : Kinobestuhlung

mit Podium f r ............ Personen

- 1x Verkaufstisch

- 1x Tisch im Flur f r Ausstellungsst cke
Raummiete : 297,50 EUR (inkl. 19 % MwsSt, )
Get!‘iinke : Gerne stellen wir Ihnen eine Getr nkeauswahl zur
- bei Bedarf nach Verf gung, die wir nach Verbrauch Ihnen in Rechnung
weiterer Absprache setzen. Unser Getr nkeangebot lautet wie folgt :

Selters 0,75 Ltr. 4,50 EUR

Selters 0,25 Ltr. 1,60 EUR

Coca Cola 0,2 Ltr. 2,00 EUR

Apfelsaft 0,2 Ltr. 2,00 EUR
Orangensaft 0,2 Ltr. 2,00 EUR

Kanne Kaffee (ca. 8 Tassen) 9,00 EUR
Tasse Kaffee 1,80 EUR

HW Hotel- Haus am Niederfeld Tel .: 030 47511830  StNr.: 33/532/60953  Berliner Volkshank

Am Niederfeld 21 Fax : 030 47511898 USL.-ID : DE266607659 Kto.-Nr.: 2207815007
12621 Berlin Email : hotel@hw-hotel.de BLZ: 10090000

www.HW- Hotel.de



H W H O tel Haus am Niederfeld

Optionsdatum :

Zahlungsweise :

Wir haben unser Angebot f r Sie bis zum 09.09.2016
12.00 Uhr reserviert.

Bei Zusage dieser Vereinbarung m chten wir Sie
bitten uns das Angebot bis zum oben genannten
Termin unterzeichnet zur ckzureichen.

Die Rechnung erfolgt vor Beginn der Veranstaltung oder
an Tag nach der Veranstaltung an der Rezeption gegen
Rechnung als Karten- oder Barzahlung.

Nach Absprache kann die Rechnung auch als

Bank berweisung innerhalb von 7 Tagen nach
Rechnungserhalt erfolgen.

Hinweise : Das Angebot gilt mit Unterzeichnung als angenommen und erreicht
damit den Status eines Veranstaltungsvertrages. Im Ubrigen gelten
die AGB des HW Hotels .

HW Hotel- Haus am Niederfeld Best tigt:

Lulu Shan Datum / Stempel / Unterschrift

HW Hotel- Haus am Niederfeld Tel .: 030 47511830  StNr.: 33/532/60953  Berliner Volkshank

Am Niederfeld 21
12621 Berlin
www.HW- Hotel.de

Fax : 030 47511898 USt.-ID : DE266607659 Kto.-Nr.: 2207815007
Email : hotel@hw-hotel.de BLZ: 10090000



lietzenburger strasse 85 t +49 3088 7777 0
10719 berlin f+49 30887777 777
a.warhol deutschland e abkinfo@artotels.com

ALFA Landesverband Berlin
Mierendorfstrasse 10

10589 Berlin

Germany

artotel

05. August 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
fur die Bevorzugung des art’otel berlin kudamm mdéchten wir uns herzlich bei lhnen bedanken.

Wir freuen uns, wenn wir Sie und Ihre Gaste durch unsere Leistung (iberzeugen konnten.

Beiliegend erhalten Sie die Rechnungen mit der Nr. 184305 fUr Ihre Unterlagen.

Wir bedanken uns nochmals fliir die Zusammenarbeit und freuen uns, lhre Gaste bald wieder in
unserem Haus begrifien zu durfen.

Bei Ruckfragen sind wir gerne Uber Telefon 030-88 77 77-0 flir Sie zu erreichen.

Mit freundlichen Grif3en
art’otel berlin kudamm

Bjorn Werner Franziska Uhlig
Front Office Manager Empfangsmitarbeiterin

art'otel berlin city center west gmbh
S
mnés s ilar |
16179 betlin, deutschiand

bankverbindung
ing bank n.v, frankiurt bron
vor. del7 5002 1000 0025 0104 14

nrb 94319 b ki ingbcerd

b O/ O0A /7
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lietzenburger strasse 85 t+49 30887777 0
10719 berlin f+49 30887777 777

a.warhol deutschland e abkinfo@artotels.com

ALFA Landesverband Berlin
Mierendorfstrasse 10

10589 Berlin
Germany
Rechnung zimmer nr.: 9205
anreise  : 10/09/16
ab_reise : 11/09/16
gruppen code 100916ALFA seite : 1of1
rechn. nr. : 184305
kasse  : FUHLIG
ALFA datum : 11/09/16
datum beschreibung debit kredit
eur eur
10/09/16 Deposit Transfer at C/I| 200.00
ABN vom 06.09.16
10/09/16 Raummiete 19% 200.00
Room# 9205 : CHECK# 0050780
gesamt: 200.00 200.00
umsatzsteuerdetail netto eur mwst eur brutto eur saldo: 0.00 eur
total inkl. mwst 168.07 31.93 200.00
mwst 19% 168.07 31.93 200.00 L

kostenlose uebernachtungen verdienen, melden sie sich dann heute fuer club carlson an. fragen sie unser personal
in der empfangshalle oder besuchen sie www.clubcarlson.com
A :t -'m" L EZ{_

; o o
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art'ofel berlin city center west gmbh bankverbindung
reéarkischas uler 10 f shach & chen ¢ muwshy ing bank n.v., feankhurt branch
10179 beling, deutschlond i icht charictterdurg, berlin ibanen: de 17 5007 1000 0025 0104 14

hic: ingbileft
ustid ne: de 217 181 410
stnp. 37 7182/20804



